
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

1 1 ŞİAR TALİ 11,  ,F12 8 10,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 15 10 12,50 6 2 5,50 3 3 2,25 4 3 3,25 5 1 4,75 50 28 43,00 244,870 176

2 1461 FERASET ÜLGEN 11,MF,20 14 16,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 13 12 10,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 48 39 38,25 224,453 303

3 1159 BÜNYAMİN KAYA 12,TM,22 11 19,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 41 14 37,50 223,643 309

4 1025 SİBEL ÇEÇEN 12,TM,27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 41 27 34,25 208,828 435

5 0 GÜLCAN BOZBUĞA 11,MF,15 14 11,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 6 3 5,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 36 26 29,50 197,409 525

6 1548 MAZLUM ERGÜN 11,MF,F17 12 14,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 35 22 29,50 196,673 536

7 0 AYŞE GÜREL 12,YD,25 13 21,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 35 19 30,25 195,639 546

8 1174 HİVDA ARSAKAY 12,TM,21 14 17,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 4 0,00 3 4 2,00 35 23 29,25 194,666 555

9 1643 HELİN GÖNEŞ 11,MF,F14 10 11,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 8 8 6,00 2 4 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 36 32 28,00 192,020 571

10 555 RABİA İLERİ 11,TM,22 11 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 18 28,50 190,702 583

11 1546 DERYA PEÇEN 11,TM,18 17 13,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 38 41 27,75 190,132 588

12 1088 MUHAMMET KIZIK* A 12,  , 14 23 8,25 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 36 41 25,75 187,124 612

13 1512 ESRA ARPA 11,TM,19 17 14,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 8 2,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 36 39 26,25 184,674 637

14 59 SERHAT BULUŞ 12,TM,C21 14 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 34 30 26,50 184,473 640

15 1086 FATMA DAŞKIRAN 12,TM,20 17 15,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 34 33 25,75 183,204 653

16 1029 ZERİN YAŞLI 12,TM,C19 11 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 31 20 26,00 183,122 654

17 0 BEDİHA ONAR 11,MF,17 16 13,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 9 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 2 2 1,50 36 42 25,50 183,091 655

18 7969 ŞEVVAL SOYSAL 11,TM,22 8 20,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 4 3,00 31 18 26,50 182,824 658

19 1006 TÜRKAN ÇELİK 12,TM,23 13 19,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 34 31 26,25 181,469 665

20 1239 NURCAN KARAKUŞ 12,TM,18 18 13,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 32 28 25,00 181,397 666

21 1477 CANAN TAŞ 11,TM,C17 10 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 30 20 25,00 179,837 680

22 1089 BERŞAN K OCADENİZ 12,MF,16 7 14,25 10 7 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 29 16 25,00 179,818 681

23 1156 HALİL KURTAY 12,TM,13 10 10,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 7 5 5,75 1 3 0,25 30 25 23,75 178,923 686

24 1172 ELANUROK Ç UL 12,MF,16 17 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 4 0 4,00 31 27 24,25 178,783 689

25 1352 RABİA GÜN 11,TM,B17 15 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 23 24,25 178,723 691

26 1011 ŞİLAN KILIÇ 12,YD,23 12 20,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 29 15 25,25 178,247 694

27 1022 SELCAN TAŞDEMİR 12,TM,19 16 15,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 31 27 24,25 178,166 697

28 0 TUĞBA DAĞ 12,TM,23 13 19,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 32 28 25,00 177,650 707

29 317 MERT ALİ ALKIZIL 12,  , 21 14 17,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 29 18 24,50 177,539 711
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

30 1487 BERİVANÖ ÖZYAKIŞI 11,TM,C21 16 17,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 31 24,25 177,105 714

31 1164 RUKİYE ERDOĞAN 12,TM,C21 10 18,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 29 18 24,50 175,976 727

32 1018 MEMETALİ ADIGÜZEL 12,TM,F21 11 18,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 23 24,25 175,842 728

33 1155 SEDAT SANIR 12,TM,18 15 14,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 29 22 23,50 175,461 732

34 1565 HAVVANUR ÖZER 11,TM,20 12 17,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 29 20 24,00 175,342 734

35 1250 NESLİHAN SUME 12,  , 21 14 17,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 29 21 23,75 174,801 739

36 1048 SEMAN * TABİ 12,TM,20 14 16,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 30 26 23,50 174,290 744

37 0 AYCEL KARATEKE 12,TM,C20 12 17,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 26 23,50 174,251 745

38 5170 BÜŞRANUR SERİN 11,TM,16 15 12,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 5 0,75 28 23 22,25 172,813 761

39 185 GÜNEŞ BO ZIR 11,TM,15 13 11,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 6 1 5,75 2 0 2,00 2 0 2,00 27 18 22,50 172,215 767

40 0 BARAN BULTAN 12,YD,25 9 22,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 29 20 24,00 172,147 769

41 1205 ZÜBEYDEJ EPLİ 12,TM,C18 14 14,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 29 26 22,50 171,668 772

42 1100 RECEP KARAKUŞ 12,MF,17 15 13,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 28 23 22,25 171,566 774

43 1154 EDANUR AYYILDIZ 11,TM,16 13 12,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 24 22,00 170,666 781

44 1210 NURAN Zİ NG 12,MF,18 17 13,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 6 9 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 32 39 22,25 170,515 782

45 0 BERİVAN TEKTAŞ 11,TS,21 8 19,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 27 17 22,75 170,132 790

46 1243 DİCLE İRKİN 12,TM,20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 30 32 22,00 169,772 793

47 7973 GAMZEE İBİK 11,TM,22 12 19,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 30 29 22,75 169,549 796

48 1138 BERİVAN GELTURAN 12,YD,21 14 17,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 30 31 22,25 169,092 802

49 1019 AYŞE NUR GALİTEKİ 12,  , 22 15 18,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 27 19 22,25 168,737 806

50 1020 HAVANUR GÖNEŞ 12,TM,19 10 16,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 17 21,75 167,932 816

51 1133 MUHAMMET ŞARO 12,  , 15 17 10,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 8 5 6,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 30 36 21,00 167,727 819

52 1121 AYŞE AYILMAZ 12,TM,C15 10 12,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 25 17 20,75 167,247 822

53 1219 ZEY EP S ARITAŞ 12,YD,21 12 18,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 27 21 21,75 167,244 823

54 1169 UZRA 12,TM,20 12 17,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 26 18 21,50 166,680 828

55 1533 RABİA ERBEK 11,TM,21 11 18,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 30 21,50 166,575 830

56 445 ŞEYMANUR ALTUNDAĞ 11,TM,17 15 13,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 8 2,00 29 33 20,75 166,527 831

57 1015 MELTEM YURUL 12,MF,11 10 8,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 25 19 20,25 165,778 836

58 1220 ROJBİN TUNÇ 12,MF,19 13 15,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 5 6 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 28 28 21,00 165,139 841
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

59 0 GÜVEN 12,MF,17 13 13,75 2 0 2,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 29 33 20,75 165,101 844

60 0 GÖKSEL K ARADUMAN 12,MF,A18 14 14,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 6 2,50 27 26 20,50 164,713 847

61 1109 ESMA DERİNÇAY 12,TM,C18 15 14,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 27 27 20,25 164,181 851

62 1554 İBRAHİM KARACA 11,TS,15 15 11,25 1 1 0,75 2 2 1,50 5 2 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 25 21 19,75 163,562 858

63 1000 ZEYNEP TAYFUN 11,TS,19 16 15,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 27 27 20,25 163,464 859

64 1102 KADER ÇEÇEN 12,TM,16 18 11,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 26 19,50 163,116 861

65 1562 MURAT CAKM* 11,TM,13 11 10,25 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 24 20 19,00 162,193 871

66 1145 AYLİN OKLU 12,TM,C19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 28 34 19,50 160,826 879

67 0 RUKEN AKSU 12,  , 15 13 11,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 26 28 19,00 160,305 880

68 0 FERHAT IRMAK 12,TM,15 7 13,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 22 12 19,00 160,301 881

69 1073 EBRU KIZILTAŞ 12,TM,20 10 17,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 21 19,75 159,975 883

70 1149 BERTAN KIZILAY 12,TM,14 17 9,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 23 18,25 159,742 885

71 432 HÜLYA KARAYTU 12,TM,16 17 11,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 25 26 18,50 159,650 887

72 98 OKAN ARSAKAY 12,TM,16 8 14,00 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 159,282 890

73 1087 TAYFUN AR* 11,TM,C20 14 16,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 27 31 19,25 158,976 892

74 0 LENA KAZANCI 12,TM,E17 17 12,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 25 26 18,50 158,891 893

75 1377 SERHAT ÇINAR 11,TM,B18 15 14,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 27 33 18,75 158,878 894

76 0 GAMZE KEŞAN 12,TM,17 17 12,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 25 26 18,50 158,707 896

77 1062 MELİSA DEMİREL 12,TM,15 14 11,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 23 19 18,25 158,696 897

78 1003 ZERA BAĞLAN 12,MF,A14 19 9,25 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 24 24 18,00 158,278 903

79 0 MEHMETCA N ÖGET 11,TM,17 15 13,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 157,116 907

80 1193 FATMA IRMAK 12,TM,15 15 11,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 25 17,75 156,849 911

81 997 ESMA ÇAĞUN 12,TM,F18 14 14,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 25 27 18,25 156,790 912

82 1123 SERHAT UZUNCA 12,MF,11 14 7,50 1 2 0,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 7 12 4,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 28 44 17,00 156,783 913

83 1075 SUAT TİK 12,TM,F13 19 8,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 32 17,00 156,480 916

84 1211 FERHAT ATAK 12,  ,B5 6 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 10 10 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 23 16,25 156,149 919

85 0 HARUN AĞAÇ 11,TM,C17 13 13,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 24 24 18,00 155,951 920

86 1101 DİDEM DOĞRU 12,TM,E18 14 14,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 24 24 18,00 155,904 921

87 1023 MELİSA G ÜNEŞ 12,TM,18 19 13,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 33 17,75 155,844 923
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

88 1458 KÜBRA YAŞAR 11,TM,14 18 9,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 24 27 17,25 155,641 925

89 1230 ESRA AYYLDIZ 12,TM,15 11 12,25 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 22 18 17,50 155,555 926

90 1049 FATİH KAYLAR 11,MF,15 9 12,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 2 7 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 25 28 18,00 155,525 927

91 1137 ELİF YEL 12,TM,12 23 6,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 0 5,00 11 18 6,50 1 9 -1,25 32 62 16,50 155,427 929

92 0 YURDANUR BAĞ 11,  , 9 13 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 11 0,25 1 1 0,75 5 1 4,75 3 1 2,75 24 28 17,00 155,389 931

93 15 AYŞE ÇALHAN 11,TM,D20 20 15,00 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 29 17,75 154,764 933

94 0 MELDA ÇE LİK 12,MF,21 15 17,25 3 9 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 26 31 18,25 154,677 935

95 895 SERAP ATAŞ 12,YD,20 14 16,50 1 1 0,75 1 1 0,75 22 16 18,00 154,492 937

96 1084 FATMA KAR 12,MF,16 17 11,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 8 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 27 40 17,00 153,858 940

97 1507 KADER BABET 11,TM,14 19 9,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 25 33 16,75 153,704 942

98 1066 RABİA BULUŞ 11,TM,17 18 12,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 24 29 16,75 152,647 945

99 1114 ELMAS KAHRAMAN 12,TM,C16 15 12,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 29 16,75 152,622 946

100 0 SİBEL DEMİR 11,TM,14 14 10,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 22 22 16,50 152,514 947

101 1141 EMRE AKTAŞ 12,TM,E17 20 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 23 26 16,50 152,074 948

102 1051 BİLGE GÜNDE 11,TS,13 20 8,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 0 4,00 23 29 15,75 152,054 949

103 1531 SÜNBÜL KILIÇ 11,TS,12 22 6,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 10 19 5,25 2 9 -0,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 34 74 15,50 152,047 950

104 1236 ZEYNEP S AFA 12,MF,14 12 11,00 0 4 -1,00 6 0 6,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 22 22 16,50 151,955 951

105 4007 TOLGA BAŞ 11,MF,15 24 9,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 4 2 3,50 29 51 16,25 151,880 952

106 1007 ŞEVVAL T ANIŞMAN 12,MF,17 15 13,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 25 33 16,75 151,867 953

107 1009 YAPRAK TURAN 12,TM,14 17 9,75 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 23 28 16,00 151,831 954

108 1435 ZİŞAN AMİL 11,TM,15 18 10,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 24 31 16,25 151,685 955

109 1444 BEYZA İNCEÖZÜ 11,TM,14 11 11,25 2 2 1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 21 19 16,25 151,539 956

110 1519 ZEYNE ŞAYİR 11,MF,13 23 7,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 5 1,75 1 1 0,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 28 49 15,75 151,473 957

111 1244 GÜLÇİN C ANTEMUR 11,TM,C18 15 14,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 24 29 16,75 151,458 958

112 0 SEDEF KANDAĞ 11,TM,15 16 11,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 0 11 -2,75 24 32 16,00 151,219 962

113 0 NAZAR ÇEKİM 11,TS,10 15 6,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 20 19 15,25 150,756 964

114 1028 ELİFNUR 12,TM,C17 17 12,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 23 27 16,25 150,652 965

115 389 BEYAZ AVCI 12,TM,E13 22 7,50 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 25 38 15,50 150,308 966

116 1301 ÖZCAN PAZİK 11,TM,9 17 4,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 7 8 5,00 22 29 14,75 150,084 967
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

117 1180 MERYEM DEMİR 12,MF,13 15 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 22 26 15,50 149,848 968

118 1445 MERVEGÜL BORAN 11,TM,14 14 10,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 21 21 15,75 149,773 970

119 11 NURCAN KARA 11,TM,D21 17 16,75 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 5 11 2,25 0 2 -0,50 28 45 16,75 149,688 971

120 1166 AYŞE KIRAÇ 12,MF,16 20 11,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 25 37 15,75 149,534 972

121 0 GÜLÇİN İGEÇ 11,TM,C15 24 9,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 27 47 15,25 149,362 974

122 1515 EBRU OÇA L 11,TM,D14 14 10,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 4 3,00 23 30 15,50 149,127 975

123 1418 FATMA TENEKECİ 11,TM,12 19 7,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 22 28 15,00 148,668 976

124 9 ELİF AVCI 11,TM,11 16 7,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 7 3,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 23 33 14,75 148,462 979

125 1404 FATMA KESEL 11,MF,16 16 12,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 7 19 2,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 30 58 15,50 148,108 982

126 1096 ROHAT MALG* 12,MF,A 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 15 12 12,00 2 5 0,75 2 5 0,75 2 4 1,00 24 41 13,75 148,096 983

127 522 YILDIZ MENGÜ 11,MF,E12 11 9,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 8 13 4,75 0 1 -0,25 22 28 15,00 148,049 984

128 1419 AYNUR ANGAY 11,TM,C13 14 9,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 10 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 24 36 15,00 147,918 986

129 1083 GÜLDEN YULU 12,TM,E17 22 11,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 23 31 15,25 147,851 988

130 1530 SELÇUK DİLAN ,  , 12 16 8,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 25 40 15,00 147,801 989

131 1212 GÜL CAHAN 12,MF,16 12 13,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 22 26 15,50 147,587 992

132 0 SERKAN ÇENGEL 12,TM,13 10 10,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 20 20 15,00 147,565 993

133 570 RÜYA FIR AT 11,TM,D13 24 7,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 38 14,50 147,456 996

134 1500 NAZLI PARİL 11,TM,12 10 9,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 17 14,75 147,362 997

135 1388 KİBAR ŞALK 11,  , 15 18 10,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 9 -0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 27 49 14,75 147,007 999

136 0 İLKAY YILMAZ 11,TM,D18 21 12,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 23 31 15,25 146,897 1000

137 1091 Z GÖKSÜG ÜZEL 12,MF,15 19 10,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 9 -0,25 2 1 1,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 25 40 15,00 146,822 1001

138 1157 ÖZGE GÜNDE 11,TS,14 14 10,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 21 25 14,75 146,706 1003

139 526 ÖZGÜR SOBATİ 11,TS,18 22 12,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 24 36 15,00 146,293 1005

140 1095 BESRA TEKÇE 12,TM,18 22 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 23 32 15,00 146,259 1006

141 1142 TANER TEMEL 12,MF,12 18 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 7 3,25 2 4 1,00 23 35 14,25 146,245 1007

142 7971 DUYGU BARIŞ 11,TM,11 29 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 10 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 27 54 13,50 145,518 1010

143 0 ŞERAFETT ERDOĞAN 11,TS,14 12 11,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 22 14,50 145,431 1011

144 1456 NESLİHAN TAŞ 11,TM,15 15 11,25 2 1 1,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 11 -2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 26 46 14,50 144,866 1015

145 1105 LEYLA OZMAN 12,  , 14 11 11,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 22 30 14,50 144,787 1016
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

146 1059 SÜHEYLA İLDİZ 12,TM,C16 17 11,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 31 14,25 144,167 1018

147 1518 DİCLE TONUN 11,TM,D13 17 8,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 22 33 13,75 143,755 1019

148 0 BERKANT ALGUR 11,TS,19 20 14,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 38 14,50 143,502 1020

149 994 ERCAN ALTAY 11,TS,16 19 11,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 22 32 14,00 143,459 1021

150 464 CEYDA ÇAYLI 11,MF,9 15 5,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 5 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 21 32 13,00 143,184 1022

151 1021 DİLAN TA NRIKULU 12,TM,E17 17 12,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 21 27 14,25 143,104 1023

152 1511 CANSU TÜRKOĞLU 11,TM,14 20 9,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 24 41 13,75 142,909 1025

153 1129 HATİCE KAYA 12,TM,15 20 10,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 21 30 13,50 142,483 1027

154 1200 NB PDR 12,TM,10 10 7,50 1 0 1,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 18 20 13,00 142,412 1029

155 0 MERVE AÇİL 12,MF,15 13 11,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 20 25 13,75 141,898 1030

156 1131 AYŞE SAĞIN 12,  , 16 14 12,50 1 2 0,50 2 5 0,75 19 21 13,75 141,618 1032

157 986 NURCAN ARGA 12,  , 14 12 11,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 19 22 13,50 141,525 1033

158 1535 MEHMET KIZILTAŞ 12,YD,11 15 7,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 19 25 12,75 141,116 1036

159 1216 ALİCİHAT DUMAN 12,TM,16 18 11,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 22 35 13,25 140,819 1038

160 1024 OKAN KOK 12,MF,11 22 5,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 6 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 39 12,25 140,713 1039

161 1443 GÜLBİN BULUT 11,TM,9 9 6,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 10 -1,50 1 5 -0,25 4 3 3,25 2 3 1,25 22 37 12,75 140,705 1040

162 1125 YASİN KIZILTAŞ 11,TM,C12 17 7,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 22 37 12,75 140,649 1041

163 530 BİRNUMAR ALIADAMM 12,MF,7 6 5,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 9 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 20 31 12,25 140,544 1042

164 1204 SUNA KAYNAR 12,TM,15 13 11,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 23 13,25 140,408 1045

165 1017 YAĞMUR YILDIZ 11,TM,B14 19 9,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 25 12,75 140,232 1046

166 0 GÜLŞAN AKBULUT 11,TS,11 21 5,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 20 31 12,25 140,146 1047

167 1304 GAMZE OKTAN 11,MF,15 15 11,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 18 19 13,25 139,808 1050

168 1464 NURAY KAYA 11,  , 10 16 6,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 19 27 12,25 139,788 1051

169 1544 ALİİHSAN DERİNSU 11,  , 13 15 9,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 19 25 12,75 139,570 1053

170 1440 BERKANT ARDİL 11,TM,14 21 8,75 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 23 43 12,25 139,273 1056

171 1124 EMRE TERE 12,MF,A14 21 8,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 11 2,25 0 1 -0,25 21 35 12,25 138,615 1059

172 652 PINAR ATALAR 12,TM,14 20 9,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 20 31 12,25 138,272 1061

173 0 DENİZ ENGENÇ 12,TM,10 13 6,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 18 25 11,75 137,648 1062

174 1904 SONGÜL ARISLI 12,TM,C14 14 10,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 17 19 12,25 137,580 1063
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

175 1520 RABİYA ÖZBALIK 11,  , 14 16 10,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 22 39 12,25 137,447 1064

176 816 DERYA AVCI 12,MF,B14 19 9,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 0 3,00 19 27 12,25 137,437 1065

177 1492 AZRA BEKTEMUR 11,TM,11 25 4,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 22 43 11,25 137,407 1066

178 1509 CANER BEYDUZ 11,TM,13 13 9,75 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 19 28 12,00 137,366 1067

179 1227 SAVCI BOZKIR 11,  , 12 21 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 6 1,50 1 0 1,00 20 34 11,50 137,127 1070

180 1116 FİLİZ BO ZBUĞA 12,YD,D17 17 12,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 22 12,50 137,017 1072

181 1415 AYŞE EDEBALİ 11,TM,B13 17 8,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 19 29 11,75 136,670 1074

182 1136 KİRAZ PÜRNEK 11,TM,14 13 10,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 24 12,00 136,343 1075

183 1488 HİVDA CANFİDA 11,TS,12 23 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 19 32 11,00 135,905 1077

184 775 DİLAN AV CI 12,TM,F10 11 7,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 18 27 11,25 135,743 1079

185 1071 SEVDA BUDAK 12,  , 14 23 8,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 20 35 11,25 135,459 1080

186 1251 NURCAN T NİŞ 12,MF,8 8 6,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 17 25 10,75 134,971 1082

187 1469 HELİN TAŞDEMİR 11,MF,15 16 11,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 38 11,50 134,751 1083

188 1218 DİLBER İYİK 11,TS,12 18 7,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 18 29 10,75 134,474 1084

189 1034 ESRA MALK 12,TM,15 21 9,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 21 39 11,25 134,413 1085

190 201 SAMET ŞAKİ 11,TM,13 17 8,75 2 2 1,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 21 39 11,25 134,401 1086

191 1521 BÜŞRA TEKER 11,MF,E7 16 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 4 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 20 39 10,25 134,304 1087

192 549 GAMZEN PARİM 12,TM,11 20 6,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 17 26 10,50 134,250 1088

193 0 ERHAN DEMİREL 11,MF,14 16 10,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 0 1,00 21 38 11,50 134,137 1089

194 1208 ESRA KUAS 12,MF,14 13 10,75 1 1 0,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 17 23 11,25 134,012 1090

195 1309 SEDANUR YILDIZ 11,TM,B11 20 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 19 34 10,50 133,836 1091

196 1209 ZEYNEP AGSAR 12,TM,11 17 6,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 17 26 10,50 133,661 1093

197 1241 VURAL ÇELİK 12,YD,13 24 7,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 34 10,50 133,270 1094

198 1505 DUYGU ŞANA 11,TM,12 17 7,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 16 22 10,50 133,121 1096

199 0 MERVE ARGİŞ 11,TM,B14 16 10,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 19 32 11,00 133,113 1097

200 1547 AKSU KRAL 11,MF,11 19 6,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 18 31 10,25 133,066 1098

201 9999 ZZZ ZZZ 12,MF,11 29 3,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 9 20 4,00 4 7 2,25 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 32 88 10,00 132,880 1099

202 1641 SİYASET ADAM 11,TM,15 19 10,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 15 -2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 25 56 11,00 132,816 1100

203 1078 SİBEL UZUNARAS 11,TM,D10 20 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 18 33 9,75 132,060 1102
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

204 111 SULTAN AÇIL 12,TM,15 25 8,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 21 42 10,50 131,803 1105

205 1385 HLİN BŞTMR 11,TM,10 21 4,75 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 9 -1,25 3 3 2,25 1 4 0,00 21 45 9,75 131,749 1106

206 1176 HABİP GÜRAL 12,  , 7 21 1,75 1 2 0,50 6 2 5,50 1 0 1,00 1 2 0,50 16 27 9,25 131,723 1107

207 0 AYSEL BAŞ 12,TM,13 19 8,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 31 10,25 131,380 1108

208 978 OGÜN ARSAKAY 11,TM,8 10 5,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 15 22 9,50 131,376 1109

209 984 HÜSEYİN ORUÇ 11,TM,15 25 8,75 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 22 1,50 2 9 -0,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 32 88 10,00 131,252 1110

210 1463 SUNA ÖNER 11,TM,10 18 5,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 30 9,50 130,744 1111

211 0 ESMA ALINMAZ 12,MF,10 12 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 12 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 33 9,75 130,532 1112

212 1637 HİVDA ŞEYRAN 11,TM,8 22 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 16 29 8,75 130,240 1113

213 0 ZEYNEP B ALD* 11,TS,11 22 5,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 3 1 2,75 17 31 9,25 130,027 1114

214 0 KADER BOZKURT 11,TM,12 18 7,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 17 30 9,50 129,663 1115

215 1606 AYCAN AK TAŞ 11,MF,E9 6 7,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 16 26 9,50 129,419 1117

216 1438 REHER KI ZILALTUN 11,TM,13 16 9,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 18 33 9,75 129,418 1118

217 1080 MAHSUN AYDEMİR 12,YD,9 19 4,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 17 33 8,75 129,055 1119

218 1186 NEVRUZ ÖZTÜRK 12,YD,12 26 5,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 36 9,00 129,002 1120

219 0 MELEK AR GA 11,TM,15 20 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 18 33 9,75 128,795 1121

220 1534 FATMANUR ODAN 11,TM,9 20 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 19 41 8,75 128,762 1122

221 1516 NAZAR MALGAZ 11,TS,11 14 7,50 2 1 1,75 13 15 9,25 128,668 1123

222 1618 NECAT DERİNSU 11,TM,B7 14 3,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 16 30 8,50 128,351 1124

223 529 GAMZE DERİNSU 11,MF,8 18 3,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 9 -2,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 19 41 8,75 128,144 1126

224 1221 PINAR AKÇORAP 11,TM,12 23 6,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 45 8,75 127,789 1127

225 1060 DİLAN SELÇUK 11,MF,9 20 4,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 2 4 1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 18 39 8,25 126,486 1129

226 1187 GÜLŞAN GÜZEL 12,TM,E13 19 8,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 17 33 8,75 126,334 1130

227 1074 ASENUR DEMİREL 11,TM,14 18 9,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 18 37 8,75 125,921 1131

228 1175 FUAT VURAL 11,TM,10 10 7,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 13 18 8,50 125,792 1132

229 1557 RABİYE ÇİÇEK 11,  , 10 17 5,75 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 13 20 8,00 125,321 1134

230 1610 NURHAT MUÇU 11,MF,13 18 8,50 1 4 0,00 14 22 8,50 125,251 1135

231 1410 CENNET TABİ 11,TM,14 23 8,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 19 42 8,50 125,237 1136

232 1455 MERVE ŞAHİN 11,TM,14 25 7,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 16 31 8,25 124,848 1137

                                              8 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

233 1171 MELİS AKTAŞ 12,TM,9 18 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 13 22 7,50 124,319 1138

234 1470 RABİA SAĞINÇ 11,MF,13 23 7,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 10 -1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 22 56 8,00 124,272 1139

235 0 METEHAN KARAPINA 12,MF,8 14 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 4 9 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 17 38 7,50 124,261 1140

236 1160 GÜLBAHAR SEYYAR 11,TM,9 16 5,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 6 -0,50 14 26 7,50 124,032 1142

237 9898 MMM SSS 12,MF,6 34 -2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 10 19 5,25 6 5 4,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 29 91 6,25 123,456 1144

238 1522 HAVVANUR ÇİÇEK 11,MF,9 24 3,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 5 10 2,50 1 2 0,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 5 -1,25 23 63 7,25 123,199 1145

239 1162 FUNDA YULU 12,TM,E11 23 5,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 17 39 7,25 122,949 1147

240 977 NURGÜL BATIN 12,  , 10 22 4,50 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 1 4 0,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 17 40 7,00 122,705 1148

241 1118 MURAT KI SABACAK 12,TM,13 18 8,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 15 29 7,75 122,566 1149

242 1466 CANAN YILDIRIM 11,  , 5 26 -1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 7 6 5,50 1 1 0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 19 51 6,25 122,511 1150

243 1550 SÜMEYYA ÖZTÜRK 11,TM,8 24 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 16 38 6,50 122,284 1151

244 1501 ZEYNEP ÖGET 11,TM,7 8 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 16 7,00 122,018 1153

245 1536 SEMAHA KARAKUŞ 11,TS,10 24 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 16 38 6,50 121,008 1155

246 1254 DERYA TU RAN 12,TM,7 23 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 14 32 6,00 120,721 1157

247 1189 HACER AKTAŞ 12,TM,9 24 3,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 5 1,75 15 35 6,25 120,590 1158

248 1454 ZELAL UKN 11,TM,8 15 4,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 13 27 6,25 119,688 1165

249 1426 ORHAN AVCI 11,TM,8 23 2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 17 45 5,75 119,407 1166

250 0 KADER AKKUŞ 12,MF,12 17 7,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 14 29 6,75 119,373 1167

251 540 EDİZHAN SALMAN 12,TM,4 20 -1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 11 24 5,00 118,824 1169

252 0 MUHAMMET SAMİRA 11,  , 4 11 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 13 30 5,50 118,192 1172

253 0 FERHAT GÜRAL 11,TS,11 15 7,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 19 6,25 117,941 1173

254 0 ZEYNEP AT* 11,MF,9 22 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 13 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 46 5,50 117,814 1174

255 1031 ZOZAN MANG 12,TM,E9 21 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 14 34 5,50 117,663 1175

256 976 MUSTAFA GÜÇ 12,TM,5 15 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 20 5,00 117,454 1176

257 0 AYŞE AKGÜN 11,  , 13 27 6,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 17 45 5,75 117,017 1180

258 0 MUKADDES KAĞIL 12,MF,8 25 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 12 2,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 18 52 5,00 116,963 1181

259 1356 MENEKŞE ÖZMEN 11,TM,C7 16 3,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 10 20 5,00 116,216 1185

260 1052 ORHAN DEMİR 12,MF,6 14 2,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 10 0,50 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 16 45 4,75 116,000 1186

261 1072 LEYLA ÇINAR 12,TM,F8 29 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 14 38 4,50 115,916 1187
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

262 553 HAKAN MENGÜ 12,TM,8 17 3,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 13 32 5,00 115,703 1189

263 1489 RABİA ÇEKİM 11,TM,D9 27 2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 4 5 2,75 16 45 4,75 115,519 1193

264 0 SERCAN ATALA 11,TS, 9 24 3,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 37 4,75 115,462 1194

265 1364 ZERRİN KÖMEK 11,TM,10 16 6,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 11 23 5,25 115,087 1196

266 0 NURYAZ AKDAĞ 11,TM,D8 16 4,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 6 2,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 17 49 4,75 114,688 1198

267 1485 CEMİLE PARLAK 11,TM,B11 15 7,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 14 35 5,25 114,238 1199

268 1199 ELDENİZ ANUCUR 11,TM,9 21 3,75 1 3 0,25 10 24 4,00 112,053 1207

269 1002 SEDATCAN ULUTAŞ 11,TS, 6 21 0,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 34 3,50 111,991 1209

270 1586 BERAT ARAS 11,MF,4 8 2,00 0 2 -0,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 9 21 3,75 111,866 1211

271 1016 NUR ÇINAR 11,TM,11 28 4,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 24 -1,00 1 10 -1,50 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 27 92 4,00 111,733 1213

272 0 AHMET ŞENTÜRK 11,TM,4 13 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 8 20 3,00 110,494 1221

273 1425 FIRAT ERTUĞRUL 11,TS, 7 20 2,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 14 43 3,25 110,365 1223

274 893 GÜLLÜZAR ÇALHAN 12,TM,9 24 3,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 47 3,25 109,870 1228

275 1588 GÖKHAN ATEŞ 11,TM,C10 20 5,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 14 42 3,50 109,759 1231

276 1134 BENAY TAŞTAN 12,TM,C8 22 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 11 33 2,75 108,339 1238

277 0 HÜLYA BATUR 11,TS,13 27 6,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 26 -3,50 0 8 -2,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 26 91 3,25 108,197 1240

278 0 GÜLCAN ARGA 12,TM,10 30 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 8 21 2,75 2 9 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 26 93 2,75 108,076 1244

279 1498 EVİN K* ILAY 11,TM,9 18 4,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 10 30 2,50 106,177 1250

280 1043 UMUT KURT 11,TM,D5 10 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 7 20 2,00 105,602 1254

281 1605 AYFER TURAN 11,  , 8 16 4,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 10 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 14 47 2,25 105,597 1255

282 1460 SERHAT TAŞTAN 11,TM,6 13 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 10 0,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 12 41 1,75 104,857 1260

283 1467 DELAL DO ĞAN 11,  , 9 30 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 7 -0,75 14 51 1,25 103,623 1268

284 54 DERYA ŞIKTAŞ 12,MF,11 24 5,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 17 62 1,50 102,932 1278

285 1465 MELEK GÜZENGE 11,TM,10 26 3,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 14 51 1,25 102,343 1282

286 1383 GAZEL İĞREK 11,  , 7 22 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 12 -3,00 0 3 -0,75 3 4 2,00 1 4 0,00 15 57 0,75 101,452 1287

287 1412 ROJHAT KALMAZ 11,TM,3 12 0,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 19 0,25 100,728 1292

288 0 BARZAN TIRPAN 12,MF,6 17 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 9 34 0,50 100,384 1296

289 1046 KADİR KAYA 12,TM,9 30 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 12 47 0,25 99,893 1301

290 1427 CEYLAN BAYRAT A 11,  , 9 27 2,25 3 12 0,00 0 8 -2,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 15 59 0,25 99,595 1303
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

IĞDIR IĞDIR MERKEZ Atatürk Anadolu Lisesi Kida TYT-1 304 304 304 1356

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,91 13,47 14,54 2,09 1,19 1,79 1,79 1,44 1,42 1,17 1,66 0,75 1,61 1,69 1,19 5,85 4,72 4,67 0,55 0,81 0,35 0,73 1,83 0,27 1,57 1,32 1,24 1,47 1,08 1,20 34,74 29,21 27,42 186,290

Okul Ortalaması 13,29 17,17 9,00 1,44 1,99 0,94 1,27 2,10 0,74 0,66 2,06 0,15 1,60 1,86 1,13 2,56 5,26 1,24 0,27 0,86 0,06 0,43 1,76 -0,01 0,95 1,51 0,58 0,80 1,23 0,50 23,27 35,80 14,33 144,840

KATILIMLAR

291 1035 NURHAYAT BUĞANLİ 12,TM,6 20 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 8 35 -0,75 96,583 1309

292 1506 ERHAN BULGAY 11,MF,2 38 -7,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 8 21 2,75 3 8 1,00 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 22 98 -2,50 95,574 1313

293 55 ÖZHAN KUŞ 12,MF,1 17 -3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 12 1,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 7 53 -6,25 80,034 1321

294 1206 SERKAN DALĞA 11,MF, 2 2 1,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 8 15 4,25

295 466 İHSAN MENGİ 11,TS, 6 34 -2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 15 45 3,75

296 1077 HİLAL ERÇİK 11,TM,5 20 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 29 1,75

297 1632 AYŞE ARSAKAY 11,TM,8 32 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 14 -0,50 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 21 80 1,00

298 1311 HAMZA ÇİÇEK 11,MF,E 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 5 0,75

299 1350 12,  ,C4 18 -0,50 1 0 1,00 5 18 0,50

300 528 BEYHAN ALKAN 12,MF,5 27 -1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 9 -0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 50 -0,50

301 74 NURŞEN ÜLGEN 12,TM,F5 33 -3,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 11 47 -0,75

302 1196 NAZAR TİMAR 11,MF,4 20 -1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 15 -2,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 10 56 -4,00

303 950 DİYAR AL 12,TM,3 13 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 5 37 -4,25

304 495 DOĞAN KANYAR 12,TM,2 32 -6,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 6 46 -5,50
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